
Sıralama Ad, Soyad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N
1 ÖMER KÜÇÜKKESKİN 4P 18 2 17,33 17 2 16,33 8 1 7,67 5 0 5 10 0 10 5 0 5 63 5 61,33 63 5 61,33 465,333 KESİN KAYIT
2 YUŞA EYMEN ÖZDEMİR 4V 20 0 20 16 4 14,67 8 2 7,33 5 0 5 9 1 8,67 5 0 5 63 7 60,67 63 7 60,67 464 KESİN KAYIT
3 MUSA KAAN BARIŞ 4N 19 1 18,67 17 2 16,33 8 2 7,33 3 2 2,33 10 0 10 5 0 5 62 7 59,67 62 7 59,67 461,333 KESİN KAYIT
4 AHMET BERKAY ÇAKIR 4B 18 1 17,67 16 3 15 8 2 7,33 5 0 5 10 0 10 5 0 5 62 6 60 62 6 60 460 KESİN KAYIT
5 SALİH KEMAL YILDIRIM 4R 18 1 17,67 15 3 14 8 1 7,67 5 0 5 10 0 10 5 0 5 61 5 59,33 61 5 59,33 457,333 KESİN KAYIT
5 YUSUF KAYRA ÜZÜMCÜ 4U 18 2 17,33 17 3 16 7 3 6 5 0 5 10 0 10 5 0 5 62 8 59,33 62 8 59,33 457,333 KESİN KAYIT
7 NURİ CEM İNAN 4O 19 1 18,67 15 4 13,67 9 0 9 4 0 4 9 1 8,67 4 0 4 60 6 58 60 6 58 455,333 KESİN KAYIT
8 MURAT BEHLÜL CAN 4N 18 2 17,33 16 3 15 8 2 7,33 4 1 3,67 10 0 10 5 0 5 61 8 58,33 61 8 58,33 454,667 KESİN KAYIT
9 EMİR KEREM SEVİNÇ 4F 19 1 18,67 14 5 12,33 8 2 7,33 5 0 5 10 0 10 5 0 5 61 8 58,33 61 8 58,33 453,333 KESİN KAYIT
9 YUSUF ENSAR DİNER 4U 19 1 18,67 16 4 14,67 7 3 6 5 0 5 9 1 8,67 5 0 5 61 9 58 61 9 58 453,333 KESİN KAYIT

11 ALPEREN DENİZ 4D 19 1 18,67 12 6 10 9 1 8,67 5 0 5 10 0 10 5 0 5 60 8 57,33 60 8 57,33 449,333 KESİN KAYIT
12 FURKAN KURT 4H 18 1 17,67 16 2 15,33 5 3 4 5 0 5 10 0 10 5 0 5 59 6 57 59 6 57 448 KESİN KAYIT
13 MUSTAFA SELİM YILMAZ 4O 18 2 17,33 15 2 14,33 7 3 6 5 0 5 9 1 8,67 5 0 5 59 8 56,33 59 8 56,33 446,667 KESİN KAYIT
14 ARDA KAHRAMAN 4D 15 3 14 14 2 13,33 9 1 8,67 5 0 5 10 0 10 5 0 5 58 6 56 58 6 56 444 KESİN KAYIT
14 ATIF BERAT CAN 4D 19 1 18,67 15 5 13,33 7 3 6 4 1 3,67 10 0 10 4 1 3,67 59 11 55,33 59 11 55,33 444 KESİN KAYIT
16 ERDEM ONAY 4G 15 4 13,67 16 2 15,33 8 2 7,33 4 1 3,67 10 0 10 5 0 5 58 9 55 58 9 55 441,333 KESİN KAYIT
17 BİLAL ALÇİÇEK 4E 18 2 17,33 15 3 14 7 3 6 4 1 3,67 9 1 8,67 4 1 3,67 57 11 53,33 57 11 53,33 437,333 KESİN KAYIT
17 YİĞİT ER 4T 19 1 18,67 12 7 9,67 7 3 6 5 0 5 10 0 10 5 0 5 58 11 54,33 58 11 54,33 437,333 KESİN KAYIT
19 ÖMER ARDA ERSOY 4O 18 1 17,67 15 3 14 7 2 6,33 3 2 2,33 8 1 7,67 5 0 5 56 9 53 56 9 53 437 KESİN KAYIT
20 MUHAMMED SELİM UÇAR 4M 18 2 17,33 15 5 13,33 8 2 7,33 3 2 2,33 9 1 8,67 4 1 3,67 57 13 52,67 57 13 52,67 436 KESİN KAYIT
20 AHMET AKİF GENÇ 4A 15 3 14 14 4 12,67 8 2 7,33 5 0 5 10 0 10 5 0 5 57 9 54 57 9 54 436 KESİN KAYIT
20 HAMZA KAHRAMAN 4I 19 1 18,67 13 6 11 8 2 7,33 5 0 5 7 3 6 5 0 5 57 12 53 57 12 53 436 KESİN KAYIT
20 MUHAMMED EMİN AKBAŞ 4L 18 2 17,33 15 4 13,67 7 3 6 4 1 3,67 8 2 7,33 5 0 5 57 12 53 57 12 53 436 KESİN KAYIT
24 MERT ALİ ALAYLI 4K 18 1 17,67 14 4 12,67 8 1 7,67 4 1 3,67 7 2 6,33 4 0 4 55 9 52 55 9 52 434 KESİN KAYIT
25 MUSTAFA KEREM AKBULU 4O 17 2 16,33 13 6 11 10 0 10 4 1 3,67 7 3 6 5 0 5 56 12 52 56 12 52 433,333 KESİN KAYIT
25 ÇAĞATAY ÇAPRAZ 4E 19 1 18,67 15 4 13,67 6 3 5 3 2 2,33 10 0 10 3 2 2,33 56 12 52 56 12 52 433,333 KESİN KAYIT
25 BİLAL ALTINAY 4E 18 2 17,33 14 6 12 7 3 6 5 0 5 8 2 7,33 5 0 5 57 13 52,67 57 13 52,67 433,333 KESİN KAYIT
25 ÖMER EVREN 4P 18 2 17,33 11 3 10 7 3 6 5 0 5 10 0 10 5 0 5 56 8 53,33 56 8 53,33 433,333 KESİN KAYIT
29 YUSUF ŞAHİN 4V 18 0 18 16 3 15 6 2 5,33 4 1 3,67 6 2 5,33 4 0 4 54 8 51,33 54 8 51,33 432,333 KESİN KAYIT
29 NUR MUHAMMED KAYA 4O 18 1 17,67 14 5 12,33 8 2 7,33 3 1 2,67 7 1 6,67 5 0 5 55 10 51,67 55 10 51,67 432,333 KESİN KAYIT
31 ÖMER FARUK KESKİN 4P 18 2 17,33 13 4 11,67 6 3 5 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 56 10 52,67 56 10 52,67 432 KESİN KAYIT
32 MUSTAFA ÖMER ADIGÖZE 4O 18 2 17,33 13 5 11,33 6 3 5 5 0 5 9 0 9 5 0 5 56 10 52,67 56 10 52,67 431,667 KESİN KAYIT
33 EYÜP ENSAR ALÇİÇEK 4G 16 4 14,67 14 3 13 7 3 6 5 0 5 9 1 8,67 5 0 5 56 11 52,33 56 11 52,33 430,667 KESİN KAYIT
33 ESAT METE ŞAHİN 4G 18 2 17,33 13 4 11,67 6 4 4,67 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 56 11 52,33 56 11 52,33 430,667 KESİN KAYIT
33 AHMET SELİM KARAASLA 4B 17 2 16,33 12 5 10,33 7 3 6 5 0 5 10 0 10 5 0 5 56 10 52,67 56 10 52,67 430,667 KESİN KAYIT
36 ABDULLAH TÜRKBEN 4A 18 1 17,67 14 3 13 7 2 6,33 5 0 5 6 2 5,33 4 1 3,67 54 9 51 54 9 51 430 KESİN KAYIT
37 HÜSEYİN EGE DOĞAN 4I 18 2 17,33 11 3 10 7 3 6 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 55 9 52 55 9 52 429,333 KESİN KAYIT
38 AHMET EYMEN ARABACI 4B 18 1 17,67 11 6 9 8 2 7,33 5 0 5 8 2 7,33 5 0 5 55 11 51,33 55 11 51,33 428 KESİN KAYIT
38 MEHMET AKİF TORLAK 4K 17 3 16 14 4 12,67 8 2 7,33 4 1 3,67 8 2 7,33 4 1 3,67 55 13 50,67 55 13 50,67 428 KESİN KAYIT
40 HAKAN AKIN 4H 18 2 17,33 14 6 12 5 5 3,33 4 1 3,67 10 0 10 5 0 5 56 14 51,33 56 14 51,33 426,667 KESİN KAYIT
41 ERCAN TAHİR İLHAN 4G 17 3 16 16 3 15 5 5 3,33 2 2 1,33 10 0 10 4 1 3,67 54 14 49,33 54 14 49,33 422,333 KESİN KAYIT
42 ALİ YAVUZ KOÇ 4D 17 1 16,67 15 2 14,33 6 2 5,33 3 1 2,67 6 1 5,67 4 1 3,67 51 8 48,33 51 8 48,33 421,333 KESİN KAYIT
42 YUNUS EMRE AKYİLDİZ 4T 17 2 16,33 11 5 9,33 9 1 8,67 4 1 3,67 10 0 10 2 3 1 53 12 49 53 12 49 421,333 KESİN KAYIT
44 HAMZA AKIN 4H 16 4 14,67 14 2 13,33 7 3 6 5 0 5 6 3 5 5 0 5 53 12 49 53 12 49 421 KESİN KAYIT
45 MUHAMMED MASUM DEHAR 4M 19 1 18,67 13 5 11,33 7 3 6 4 1 3,67 5 5 3,33 5 0 5 53 15 48 53 15 48 420 KESİN KAYIT
45 MUHAMMED HAMZA YILMA 4M 20 0 20 11 7 8,67 8 2 7,33 3 2 2,33 7 3 6 4 1 3,67 53 15 48 53 15 48 420 KESİN KAYIT
45 ABDULLAH ÖZTEKİN 4A 18 2 17,33 11 7 8,67 6 3 5 4 1 3,67 10 0 10 5 0 5 54 13 49,67 54 13 49,67 420 KESİN KAYIT
45 MEHMET AKİF TONKA 4K 19 1 18,67 11 5 9,33 7 3 6 3 2 2,33 9 1 8,67 4 1 3,67 53 13 48,67 53 13 48,67 420 KESİN KAYIT
45 AHMET ENSAR AYDOĞDU 4B 17 3 16 15 4 13,67 5 5 3,33 3 2 2,33 9 1 8,67 5 0 5 54 15 49 54 15 49 420 KESİN KAYIT
50 İBRAHİM ALP ARSLAN 4I 18 1 17,67 14 5 12,33 6 4 4,67 4 1 3,67 7 2 6,33 4 1 3,67 53 14 48,33 53 14 48,33 419,667 KESİN KAYIT
51 MUHAMMED ZAHİD KARA 4N 17 3 16 14 6 12 9 1 8,67 4 1 3,67 4 6 2 5 0 5 53 17 47,33 53 17 47,33 418,667 KESİN KAYIT
52 EMİR FATİH ŞARLAK 4F 17 2 16,33 16 2 15,33 6 4 4,67 4 1 3,67 6 4 4,67 3 2 2,33 52 15 47 52 15 47 417,333 KESİN KAYIT
52 ÖMER KURT 4P 16 3 15 12 8 9,33 7 3 6 5 0 5 9 1 8,67 5 0 5 54 15 49 54 15 49 417,333 KESİN KAYIT
54 BERK YILMAZ 4E 19 1 18,67 9 4 7,67 5 5 3,33 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 52 11 48,33 52 11 48,33 414,667 KESİN KAYIT
55 SELAHATTİN ENES GÜNA 4S 15 3 14 13 5 11,33 7 3 6 2 3 1 10 0 10 5 0 5 52 14 47,33 52 14 47,33 413,333 KESİN KAYIT
55 EMİR YILMAZ 4F 17 3 16 12 8 9,33 7 3 6 4 1 3,67 8 2 7,33 5 0 5 53 17 47,33 53 17 47,33 413,333 KESİN KAYIT
55 DAVUD ASAF ŞAL 4E 18 2 17,33 11 7 8,67 8 2 7,33 2 3 1 8 2 7,33 5 0 5 52 16 46,67 52 16 46,67 413,333 KESİN KAYIT
55 MEHMET AKİF DEMİR 4K 15 3 14 12 8 9,33 7 3 6 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 53 15 48 53 15 48 413,333 KESİN KAYIT
55 AHMET AYBARS YOLAL 4A 17 2 16,33 15 3 14 4 6 2 3 2 2,33 8 2 7,33 5 0 5 52 15 47 52 15 47 413,333 KESİN KAYIT
60 MUHAMMET VERA YILDIRIM 4N 19 0 19 12 6 10 7 3 6 4 0 4 2 0 2 5 0 5 49 9 46 49 9 46 413 KESİN KAYIT
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61 ÖMER SAİT ÖZER 4P 17 2 16,33 12 5 10,33 7 3 6 5 0 5 5 3 4 5 0 5 51 13 46,67 51 13 46,67 412,667 YERLEŞEMEDİ
62 HUZEYFE SEZEN 4I 15 4 13,67 13 5 11,33 8 1 7,67 4 1 3,67 6 3 5 5 0 5 51 14 46,33 51 14 46,33 411,667 YERLEŞEMEDİ
63 ŞABAN TUĞRA BOZDEMİR 4S 16 2 15,33 12 4 10,67 7 2 6,33 5 0 5 5 3 4 5 0 5 50 11 46,33 50 11 46,33 411,333 YERLEŞEMEDİ
63 FURKAN SÜLEYMAN KIRC 4H 17 1 16,67 13 4 11,67 7 3 6 3 1 2,67 5 4 3,67 5 0 5 50 13 45,67 50 13 45,67 411,333 YERLEŞEMEDİ
65 ALİ KEREM ZORLU 4C 15 5 13,33 15 5 13,33 6 4 4,67 5 0 5 6 4 4,67 5 0 5 52 18 46 52 18 46 409,333 YERLEŞEMEDİ
66 YUSUF ÖMÜR GÜMÜŞ 4U 17 2 16,33 12 2 11,33 5 5 3,33 3 1 2,67 9 1 8,67 4 1 3,67 50 12 46 50 12 46 409 YERLEŞEMEDİ
67 MUHAMMED EYMEN TEKİN 4M 17 3 16 10 5 8,33 6 4 4,67 3 2 2,33 10 0 10 5 0 5 51 14 46,33 51 14 46,33 408 YERLEŞEMEDİ
67 DORUK EFE 4E 17 3 16 13 7 10,67 5 5 3,33 4 1 3,67 8 2 7,33 5 0 5 52 18 46 52 18 46 408 YERLEŞEMEDİ
67 KEREM AKİF GÜNEY 4J 15 3 14 13 5 11,33 6 4 4,67 4 1 3,67 9 1 8,67 4 1 3,67 51 15 46 51 15 46 408 YERLEŞEMEDİ
70 EYMEN YİLDİZ 4G 17 3 16 10 10 6,67 7 3 6 4 1 3,67 10 0 10 4 1 3,67 52 18 46 52 18 46 406,667 YERLEŞEMEDİ
70 AHMET TALHA SAĞDIÇ 4B 16 4 14,67 12 7 9,67 8 2 7,33 5 0 5 5 5 3,33 5 0 5 51 18 45 51 18 45 406,667 YERLEŞEMEDİ
70 YUSUF SALİH ELİEYİ 4V 19 1 18,67 9 8 6,33 6 4 4,67 4 1 3,67 9 1 8,67 4 1 3,67 51 16 45,67 51 16 45,67 406,667 YERLEŞEMEDİ
73 SAMET BUĞRA SADIK 4S 17 3 16 11 5 9,33 8 2 7,33 5 0 5 4 5 2,33 4 1 3,67 49 16 43,67 49 16 43,67 403,667 YERLEŞEMEDİ
74 MUHAMMED EMRE AKBULU 4L 13 7 10,67 13 3 12 8 2 7,33 5 0 5 5 3 4 5 0 5 49 15 44 49 15 44 402 YERLEŞEMEDİ
75 ALİ EREN ÇOŞKUN 4C 16 3 15 12 5 10,33 7 3 6 2 3 1 7 3 6 5 0 5 49 17 43,33 49 17 43,33 401,333 YERLEŞEMEDİ
75 İBRAHİM TALHA AYDEMİ 4J 17 3 16 11 8 8,33 4 6 2 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 51 18 45 51 18 45 401,333 YERLEŞEMEDİ
77 YUNUS EMRE KÖSE 4T 17 3 16 10 10 6,67 8 2 7,33 3 2 2,33 7 3 6 5 0 5 50 20 43,33 50 20 43,33 400 YERLEŞEMEDİ
78 MEHMET ERAY YELER 4K 18 2 17,33 12 7 9,67 6 4 4,67 5 0 5 4 5 2,33 4 1 3,67 49 19 42,67 49 19 42,67 399,667 YERLEŞEMEDİ
79 MUHAMMED ALİ İŞCAN 4L 16 3 15 12 5 10,33 7 3 6 3 2 2,33 5 3 4 5 0 5 48 16 42,67 48 16 42,67 399,333 YERLEŞEMEDİ
80 AHMET TEKİN YÜCEL 4C 17 2 16,33 9 6 7 5 5 3,33 4 1 3,67 9 1 8,67 5 0 5 49 15 44 49 15 44 398,667 YERLEŞEMEDİ
80 AHMET FATİH ARI 4B 16 3 15 10 7 7,67 7 3 6 2 3 1 9 1 8,67 5 0 5 49 17 43,33 49 17 43,33 398,667 YERLEŞEMEDİ
82 AHMET AKİF BEDİR 4A 18 2 17,33 10 10 6,67 8 2 7,33 4 1 3,67 6 4 4,67 3 2 2,33 49 21 42 49 21 42 397,333 YERLEŞEMEDİ
82 MUHAMMET ZEKİ BAYRAK 4N 16 2 15,33 10 7 7,67 8 2 7,33 4 1 3,67 6 4 4,67 4 1 3,67 48 17 42,33 48 17 42,33 397,333 YERLEŞEMEDİ
82 ALİ ÖMER YİNELEK 4D 16 4 14,67 13 7 10,67 7 3 6 2 3 1 7 3 6 4 1 3,67 49 21 42 49 21 42 397,333 YERLEŞEMEDİ
85 MUHAMMED TARIK ÖZKAN 4M 16 2 15,33 8 8 5,33 8 2 7,33 5 0 5 7 2 6,33 4 1 3,67 48 15 43 48 15 43 397 YERLEŞEMEDİ
86 AHMET SELİM ÇAKMAK 4B 17 1 16,67 12 4 10,67 5 5 3,33 4 1 3,67 5 3 4 4 1 3,67 47 15 42 47 15 42 396,667 YERLEŞEMEDİ
86 AHMET EMİN TÜRK 4B 16 2 15,33 9 6 7 7 2 6,33 4 1 3,67 6 2 5,33 5 0 5 47 13 42,67 47 13 42,67 396,667 YERLEŞEMEDİ
88 AKİF BİLAL KARA 4C 17 3 16 9 11 5,33 6 4 4,67 4 1 3,67 9 1 8,67 5 0 5 50 20 43,33 50 20 43,33 396 YERLEŞEMEDİ
88 ÖMER TAHA GÜLTEKİN 4R 15 5 13,33 10 7 7,67 7 3 6 5 0 5 9 1 8,67 3 2 2,33 49 18 43 49 18 43 396 YERLEŞEMEDİ
88 GÜRHAN BAYRAM 4H 16 4 14,67 10 4 8,67 6 4 4,67 3 2 2,33 9 1 8,67 4 1 3,67 48 16 42,67 48 16 42,67 396 YERLEŞEMEDİ
91 ENSAR AHMED EROL 4F 16 3 15 9 7 6,67 7 3 6 5 0 5 7 3 6 4 1 3,67 48 17 42,33 48 17 42,33 394,667 YERLEŞEMEDİ
91 YUSUF EYMEN BAŞTÜRK 4U 14 6 12 10 5 8,33 8 2 7,33 3 2 2,33 8 2 7,33 5 0 5 48 17 42,33 48 17 42,33 394,667 YERLEŞEMEDİ
91 MUHAMMET HAMZA AKYIL 4N 16 3 15 10 6 8 6 4 4,67 4 1 3,67 9 1 8,67 3 2 2,33 48 17 42,33 48 17 42,33 394,667 YERLEŞEMEDİ
91 MEHMET DEMİRTAŞ 4K 14 6 12 13 7 10,67 4 6 2 5 0 5 10 0 10 4 1 3,67 50 20 43,33 50 20 43,33 394,667 YERLEŞEMEDİ
95 İSMAİL ÇINAR AKBABA 4J 16 3 15 4 2 3,33 7 3 6 5 0 5 9 0 9 5 0 5 46 8 43,33 46 8 43,33 394,333 YERLEŞEMEDİ
96 HAMZA ALİ TURHAN 4H 16 3 15 9 7 6,67 7 3 6 5 0 5 6 1 5,67 4 1 3,67 47 15 42 47 15 42 393,667 YERLEŞEMEDİ
97 M YAĞIZ KIR 4Z 18 2 17,33 12 7 9,67 4 6 2 3 2 2,33 7 2 6,33 4 1 3,67 48 20 41,33 48 20 41,33 393 YERLEŞEMEDİ
97 ÖMER ŞEN 4R 13 7 10,67 13 2 12,33 7 3 6 4 1 3,67 5 4 3,67 5 0 5 47 17 41,33 47 17 41,33 393 YERLEŞEMEDİ
99 EYMEN ENSAR ERSÖZ 4G 17 2 16,33 12 6 10 7 3 6 1 4 -0,33 4 3 3 5 0 5 46 18 40 46 18 40 392,333 YERLEŞEMEDİ

100 ÇINAR EFE TÜRK 4E 17 3 16 12 8 9,33 4 5 2,33 3 2 2,33 7 3 6 5 0 5 48 21 41 48 21 41 390,667 YERLEŞEMEDİ
101 HARUN HAMZA ÇELİK 4I 16 4 14,67 10 7 7,67 7 3 6 4 1 3,67 5 5 3,33 5 0 5 47 20 40,33 47 20 40,33 389,333 YERLEŞEMEDİ
101 ÖMER KIRICI 4P 16 3 15 12 5 10,33 4 6 2 3 2 2,33 9 1 8,67 3 2 2,33 47 19 40,67 47 19 40,67 389,333 YERLEŞEMEDİ
103 MUHAMMED ALİ AKYILDI 4L 18 1 17,67 8 6 6 5 5 3,33 1 2 0,33 10 0 10 3 0 3 45 14 40,33 45 14 40,33 388 YERLEŞEMEDİ
103 YUSUF ARAS AKEROĞLU 4U 18 2 17,33 10 7 7,67 4 6 2 4 1 3,67 6 4 4,67 5 0 5 47 20 40,33 47 20 40,33 388 YERLEŞEMEDİ
105 MEHMET FURKAN AYDIN 4K 14 5 12,33 11 7 8,67 5 4 3,67 5 0 5 7 2 6,33 5 0 5 47 18 41 47 18 41 387,667 YERLEŞEMEDİ
106 MUHAMMED ÖMER KAYI 4M 16 2 15,33 6 5 4,33 7 3 6 3 2 2,33 9 1 8,67 4 1 3,67 45 14 40,33 45 14 40,33 386,667 YERLEŞEMEDİ
107 ALİ OSMAN TURAN 4D 15 4 13,67 12 6 10 6 4 4,67 4 1 3,67 7 3 6 2 3 1 46 21 39 46 21 39 385,333 YERLEŞEMEDİ
107 AHMET BELYA ÇELİK 4A 18 1 17,67 8 6 6 5 4 3,67 2 3 1 7 3 6 5 0 5 45 17 39,33 45 17 39,33 385,333 YERLEŞEMEDİ
109 YAĞIZ ORHAN SARI 4S 15 5 13,33 12 4 10,67 4 6 2 3 2 2,33 7 2 6,33 5 0 5 46 19 39,67 46 19 39,67 385 YERLEŞEMEDİ
109 MUHAMMED ASAF GÜLTEK 4L 15 4 13,67 9 4 7,67 6 4 4,67 2 2 1,33 8 2 7,33 5 0 5 45 16 39,67 45 16 39,67 385 YERLEŞEMEDİ
111 YAKUP EREN GENÇ 4T 16 2 15,33 11 5 9,33 5 3 4 4 1 3,67 4 4 2,67 4 1 3,67 44 16 38,67 44 16 38,67 384,667 YERLEŞEMEDİ
112 ÖMER SOĞUKSU 4P 15 5 13,33 11 7 8,67 7 3 6 4 1 3,67 4 6 2 5 0 5 46 22 38,67 46 22 38,67 384 YERLEŞEMEDİ
112 ÖMER SALİH ÇALI 4P 16 4 14,67 13 7 10,67 3 7 0,67 5 0 5 6 4 4,67 4 1 3,67 47 23 39,33 47 23 39,33 384 YERLEŞEMEDİ
112 HAMZA ÖZER 4I 16 4 14,67 10 8 7,33 7 3 6 2 3 1 7 3 6 4 1 3,67 46 22 38,67 46 22 38,67 384 YERLEŞEMEDİ
112 YAVUZSELİM USTA 4T 18 2 17,33 8 12 4 6 4 4,67 3 2 2,33 9 1 8,67 3 2 2,33 47 23 39,33 47 23 39,33 384 YERLEŞEMEDİ
116 AHMET AKİF KUŞCU 4A 16 4 14,67 11 2 10,33 5 5 3,33 3 2 2,33 6 2 5,33 3 2 2,33 44 17 38,33 44 17 38,33 383,333 YERLEŞEMEDİ
117 TURAN DORUK KAYA 4S 15 4 13,67 11 7 8,67 5 5 3,33 2 3 1 9 1 8,67 4 1 3,67 46 21 39 46 21 39 382,667 YERLEŞEMEDİ
118 AHMET TALHA KIYAR 4B 14 6 12 12 7 9,67 6 4 4,67 3 2 2,33 6 4 4,67 5 0 5 46 23 38,33 46 23 38,33 381,333 YERLEŞEMEDİ
119 YAVUZ SELİM FAZLIOĞL 4T 17 2 16,33 9 5 7,33 7 2 6,33 3 1 2,67 2 4 0,67 4 1 3,67 42 15 37 42 15 37 381 YERLEŞEMEDİ
119 FATİH KIRANSOY 4H 14 3 13 10 5 8,33 8 1 7,67 3 2 2,33 4 5 2,33 4 1 3,67 43 17 37,33 43 17 37,33 381 YERLEŞEMEDİ
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121 EMİR KAAN YENİAY 4F 13 6 11 11 5 9,33 8 2 7,33 3 0 3 5 2 4,33 3 1 2,67 43 16 37,67 43 16 37,67 380,667 YERLEŞEMEDİ
121 EMİR ASAF KIRALİ 4F 12 6 10 10 6 8 6 4 4,67 5 0 5 9 0 9 3 1 2,67 45 17 39,33 45 17 39,33 380,667 YERLEŞEMEDİ
121 HÜSEYİN SİRMEN 4I 12 5 10,33 8 5 6,33 7 0 7 4 1 3,67 7 1 6,67 5 0 5 43 12 39 43 12 39 380,667 YERLEŞEMEDİ
121 TALHA VARLI 4S 17 1 16,67 11 6 9 4 6 2 2 2 1,33 5 4 3,67 5 0 5 44 19 37,67 44 19 37,67 380,667 YERLEŞEMEDİ
125 YUSUF KADİR DEMİRKIR 4U 16 4 14,67 13 6 11 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 6 2 2 3 1 44 25 35,67 44 25 35,67 380 YERLEŞEMEDİ
126 EMİR BAYEZİT ÖZER 4F 16 2 15,33 9 6 7 4 6 2 2 2 1,33 9 1 8,67 4 1 3,67 44 18 38 44 18 38 378,333 YERLEŞEMEDİ
127 TUĞRA ASMA 4S 14 4 12,67 10 7 7,67 7 3 6 2 3 1 6 4 4,67 5 0 5 44 21 37 44 21 37 377,333 YERLEŞEMEDİ
127 MUHAMMED İRFAN BÜLBÜ 4M 17 2 16,33 10 9 7 7 3 6 0 5 -1,67 5 5 3,33 5 0 5 44 24 36 44 24 36 377,333 YERLEŞEMEDİ
129 MUHAMMED ALİ GÜNDÜZ 4L 14 6 12 10 7 7,67 5 5 3,33 4 1 3,67 8 2 7,33 4 1 3,67 45 22 37,67 45 22 37,67 376 YERLEŞEMEDİ
130 ÖMER FARUK ÇABUK 4P 14 5 12,33 10 5 8,33 5 4 3,67 3 1 2,67 6 3 5 5 0 5 43 18 37 43 18 37 375,333 YERLEŞEMEDİ
131 AHMET EREN KOÇ 4B 15 3 14 6 9 3 6 4 4,67 3 2 2,33 10 0 10 4 1 3,67 44 19 37,67 44 19 37,67 374,667 YERLEŞEMEDİ
132 MUHAMMED ASIM KAYA 4L 14 5 12,33 11 5 9,33 4 3 3 4 1 3,67 5 2 4,33 4 1 3,67 42 17 36,33 42 17 36,33 373,667 YERLEŞEMEDİ
133 İSMAİL KÖROĞLU 4J 13 7 10,67 10 9 7 6 4 4,67 3 2 2,33 8 2 7,33 5 0 5 45 24 37 45 24 37 373,333 YERLEŞEMEDİ
133 MUSAB EMİN PEKER 4N 14 4 12,67 10 6 8 5 4 3,67 3 2 2,33 7 3 6 4 1 3,67 43 20 36,33 43 20 36,33 373,333 YERLEŞEMEDİ
135 YAĞIZ ÖZCAN 4T 14 5 12,33 9 9 6 6 4 4,67 2 3 1 8 2 7,33 5 0 5 44 23 36,33 44 23 36,33 372 YERLEŞEMEDİ
136 MUHAMMED EMİR AK 4L 18 2 17,33 8 8 5,33 4 6 2 4 1 3,67 6 3 5 3 2 2,33 43 22 35,67 43 22 35,67 371,667 YERLEŞEMEDİ
137 YUSUF KARACA 4U 15 5 13,33 9 4 7,67 5 3 4 2 2 1,33 6 0 6 3 0 3 40 14 35,33 40 14 35,33 371 YERLEŞEMEDİ
138 YUSUF EYMEN ERDOĞAN 4U 14 6 12 10 9 7 6 4 4,67 3 2 2,33 6 4 4,67 5 0 5 44 25 35,67 44 25 35,67 370,667 YERLEŞEMEDİ
139 ÖMER ASAF DALGIÇ 4O 13 4 11,67 9 2 8,33 7 2 6,33 1 1 0,67 4 4 2,67 5 0 5 39 13 34,67 39 13 34,67 370,333 YERLEŞEMEDİ
139 AHMET OZAN DUZCAN 4B 17 3 16 7 7 4,67 9 1 8,67 2 3 1 3 6 1 3 2 2,33 41 22 33,67 41 22 33,67 370,333 YERLEŞEMEDİ
141 YAĞIZ KÖKÇÜ 4S 13 3 12 12 5 10,33 4 5 2,33 3 1 2,67 6 2 5,33 3 2 2,33 41 18 35 41 18 35 369,667 YERLEŞEMEDİ
142 RECEP ALİ ÇAKMAK 4R 14 6 12 12 8 9,33 4 6 2 4 1 3,67 5 5 3,33 5 0 5 44 26 35,33 44 26 35,33 369,333 YERLEŞEMEDİ
142 AHMET ENES ŞAHİNTÜRK 4B 15 3 14 10 4 8,67 6 4 4,67 2 3 1 5 5 3,33 3 2 2,33 41 21 34 41 21 34 369,333 YERLEŞEMEDİ
142 YUSUF MİRAC FİLİZ 4U 14 6 12 10 9 7 5 5 3,33 5 0 5 5 5 3,33 5 0 5 44 25 35,67 44 25 35,67 369,333 YERLEŞEMEDİ
142 SALİH ARİF DÜLGEROĞL 4R 13 7 10,67 11 9 8 6 4 4,67 4 1 3,67 5 5 3,33 5 0 5 44 26 35,33 44 26 35,33 369,333 YERLEŞEMEDİ
146 ALİ YEKTA PANKADUZ 4D 14 6 12 9 8 6,33 6 4 4,67 3 2 2,33 7 3 6 4 1 3,67 43 24 35 43 24 35 368 YERLEŞEMEDİ
147 ZAHİD KEREM GÜNEY 4V 15 5 13,33 8 10 4,67 6 4 4,67 2 3 1 7 3 6 5 0 5 43 25 34,67 43 25 34,67 366,667 YERLEŞEMEDİ
147 AHMET ASAF YILDIRIM 4A 18 2 17,33 11 9 8 1 8 -1,67 2 3 1 9 1 8,67 2 3 1 43 26 34,33 43 26 34,33 366,667 YERLEŞEMEDİ
149 İHSAN ALPEREN ARSLAN 4J 13 4 11,67 11 7 8,67 7 3 6 3 2 2,33 2 7 -0,33 5 0 5 41 23 33,33 41 23 33,33 366,333 YERLEŞEMEDİ
150 ALİ ASAF AYDOĞAN 4C 16 3 15 8 9 5 5 5 3,33 2 3 1 7 3 6 4 1 3,67 42 24 34 42 24 34 365,333 YERLEŞEMEDİ
151 İBRAHİM ETHEM ZOROĞL 4I 14 4 12,67 7 5 5,33 3 6 1 5 0 5 7 2 6,33 5 0 5 41 17 35,33 41 17 35,33 365 YERLEŞEMEDİ
152 AHMET YASİR YİĞİT 4C 14 6 12 8 9 5 7 3 6 3 2 2,33 5 5 3,33 5 0 5 42 25 33,67 42 25 33,67 364 YERLEŞEMEDİ
152 ASIM TALHA BUKSU 4D 14 5 12,33 10 8 7,33 5 5 3,33 3 2 2,33 6 4 4,67 4 1 3,67 42 25 33,67 42 25 33,67 364 YERLEŞEMEDİ
152 SELİM EYMEN ERTÜRK 4S 13 7 10,67 8 12 4 5 5 3,33 4 1 3,67 9 1 8,67 5 0 5 44 26 35,33 44 26 35,33 364 YERLEŞEMEDİ
155 ÖMER ERGAL 4P 14 6 12 8 9 5 6 4 4,67 3 2 2,33 7 2 6,33 4 1 3,67 42 24 34 42 24 34 363,667 YERLEŞEMEDİ
156 ARAS MALÇOK 4D 13 7 10,67 7 5 5,33 6 4 4,67 5 0 5 5 5 3,33 5 0 5 41 21 34 41 21 34 362,667 YERLEŞEMEDİ
156 YUSUF SİRAÇ KORAL 4V 14 6 12 7 13 2,67 7 3 6 2 3 1 8 2 7,33 5 0 5 43 27 34 43 27 34 362,667 YERLEŞEMEDİ
158 FATİH YÜCEL 4H 13 7 10,67 11 6 9 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 4 2,67 3 2 2,33 40 25 31,67 40 25 31,67 362 YERLEŞEMEDİ
159 POYRAZ EMİR ÇAKIR 4R 17 3 16 7 9 4 5 5 3,33 1 4 -0,33 7 3 6 4 1 3,67 41 25 32,67 41 25 32,67 361,333 YERLEŞEMEDİ
159 HAMZA ÖZKAYA 4I 14 4 12,67 6 6 4 6 4 4,67 3 2 2,33 8 2 7,33 3 2 2,33 40 20 33,33 40 20 33,33 361,333 YERLEŞEMEDİ
159 EMİRHAN TÜRK 4F 17 2 16,33 6 9 3 4 6 2 3 2 2,33 7 3 6 4 1 3,67 41 23 33,33 41 23 33,33 361,333 YERLEŞEMEDİ
162 EBUBEKİR FİLİZ 4F 16 3 15 7 10 3,67 5 5 3,33 2 2 1,33 6 4 4,67 5 0 5 41 24 33 41 24 33 361 YERLEŞEMEDİ
163 HALİL İBRAHİM KELEŞ 4H 13 5 11,33 7 2 6,33 7 3 6 3 2 2,33 3 1 2,67 4 1 3,67 37 14 32,33 37 14 32,33 360,667 YERLEŞEMEDİ
164 YUSUF KEREM AYVAZ 4U 15 2 14,33 7 6 5 4 3 3 3 2 2,33 4 3 3 5 0 5 38 16 32,67 38 16 32,67 360,333 YERLEŞEMEDİ
165 AFFAN KARAASLAN 4A 16 4 14,67 8 12 4 5 5 3,33 2 3 1 7 3 6 4 1 3,67 42 28 32,67 42 28 32,67 360 YERLEŞEMEDİ
166 AGAH LATİFOĞLU 4A 14 5 12,33 9 8 6,33 4 6 2 3 2 2,33 7 2 6,33 4 1 3,67 41 24 33 41 24 33 359,667 YERLEŞEMEDİ
166 HAMZA MİRAÇ USLU 4H 15 3 14 8 5 6,33 5 5 3,33 3 0 3 4 1 3,67 2 1 1,67 37 15 32 37 15 32 359,667 YERLEŞEMEDİ
168 EYÜP EMİR KURU 4G 14 6 12 11 5 9,33 4 6 2 5 0 5 3 5 1,33 3 2 2,33 40 24 32 40 24 32 359,333 YERLEŞEMEDİ
169 SALİH MİRZA BAYRAK 4R 18 1 17,67 8 11 4,33 5 4 3,67 2 3 1 5 5 3,33 2 3 1 40 27 31 40 27 31 358,667 YERLEŞEMEDİ
170 MUSAB EMİN ÜSTÜN 4N 14 6 12 5 9 2 7 3 6 3 2 2,33 7 2 6,33 4 0 4 40 22 32,67 40 22 32,67 358 YERLEŞEMEDİ
171 MUHAMMED ASIM BALCI 4L 14 3 13 8 6 6 5 4 3,67 2 3 1 6 1 5,67 3 2 2,33 38 19 31,67 38 19 31,67 357,667 YERLEŞEMEDİ
171 RIDVAN EFE AKÇER 4R 14 4 12,67 7 6 5 6 3 5 2 3 1 6 1 5,67 3 2 2,33 38 19 31,67 38 19 31,67 357,667 YERLEŞEMEDİ
173 ALİ RIZA AY 4D 14 6 12 8 11 4,33 4 6 2 4 1 3,67 7 3 6 5 0 5 42 27 33 42 27 33 357,333 YERLEŞEMEDİ
173 FURKAN GÜNEL 4H 14 6 12 9 9 6 5 5 3,33 4 1 3,67 4 6 2 5 0 5 41 27 32 41 27 32 357,333 YERLEŞEMEDİ
175 KEREM ALİ ACAR 4J 13 7 10,67 13 7 10,67 3 7 0,67 3 2 2,33 6 4 4,67 3 2 2,33 41 29 31,33 41 29 31,33 356 YERLEŞEMEDİ
175 MUHAMMED TAYIER 4N 11 9 8 10 10 6,67 5 5 3,33 5 0 5 7 3 6 4 1 3,67 42 28 32,67 42 28 32,67 356 YERLEŞEMEDİ
177 KADİR ASAF YAVUZ 4J 16 4 14,67 7 9 4 4 6 2 2 3 1 7 2 6,33 4 1 3,67 40 25 31,67 40 25 31,67 355,667 YERLEŞEMEDİ
178 YUSUF EYMEN ERSOY 4U 12 7 9,67 11 6 9 4 5 2,33 2 2 1,33 6 2 5,33 4 1 3,67 39 23 31,33 39 23 31,33 355 YERLEŞEMEDİ
179 YASİR AKGÜL 4T 15 5 13,33 10 8 7,33 4 6 2 2 3 1 5 5 3,33 4 1 3,67 40 28 30,67 40 28 30,67 354,667 YERLEŞEMEDİ
180 SALİH ÇELİK 4R 12 5 10,33 8 4 6,67 6 2 5,33 4 0 4 3 3 2 3 2 2,33 36 16 30,67 36 16 30,67 354,333 YERLEŞEMEDİ
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181 AHMET TAYYİP TERZİOG 4C 13 5 11,33 8 4 6,67 5 4 3,67 3 1 2,67 4 2 3,33 3 0 3 36 16 30,67 36 16 30,67 353,667 YERLEŞEMEDİ
182 EBU BEKİR KELEŞ 4F 8 7 5,67 13 3 12 5 1 4,67 2 1 1,67 2 2 1,33 5 0 5 35 14 30,33 35 14 30,33 353,333 YERLEŞEMEDİ
183 ÖMER ENES ÇEVİK 4P 16 2 15,33 8 6 6 4 4 2,67 0 4 -1,33 3 3 2 5 0 5 36 19 29,67 36 19 29,67 353 YERLEŞEMEDİ
184 MUHAMMED ALİ KILIÇ 4L 15 4 13,67 4 9 1 7 3 6 2 3 1 5 2 4,33 4 1 3,67 37 22 29,67 37 22 29,67 349,667 YERLEŞEMEDİ
185 MERT KAYRA KINACI 4K 14 5 12,33 9 11 5,33 3 7 0,67 3 2 2,33 7 3 6 4 1 3,67 40 29 30,33 40 29 30,33 349,333 YERLEŞEMEDİ
186 MUHAMMED GÜLEÇ 4M 17 1 16,67 7 8 4,33 3 7 0,67 4 1 3,67 4 5 2,33 2 2 1,33 37 24 29 37 24 29 348,667 YERLEŞEMEDİ
187 SALİH KEREM YILDIRIM 4R 13 7 10,67 5 10 1,67 9 1 8,67 2 3 1 5 5 3,33 4 1 3,67 38 27 29 38 27 29 348 YERLEŞEMEDİ
188 HAMZA UMUT ŞALGAM 4I 15 4 13,67 7 12 3 4 6 2 3 2 2,33 7 3 6 3 2 2,33 39 29 29,33 39 29 29,33 346,667 YERLEŞEMEDİ
188 EMİR KULA 4Z 14 6 12 9 11 5,33 5 5 3,33 4 1 3,67 5 5 3,33 2 3 1 39 31 28,67 39 31 28,67 346,667 YERLEŞEMEDİ
188 MAHMUD SAMİ ARDA 4J 12 8 9,33 9 11 5,33 4 6 2 3 2 2,33 8 2 7,33 4 1 3,67 40 30 30 40 30 30 346,667 YERLEŞEMEDİ
191 MİRZA SIRAÇ YAĞUZDOĞ 4L 8 6 6 8 3 7 6 3 5 5 0 5 4 2 3,33 3 0 3 34 14 29,33 34 14 29,33 346 YERLEŞEMEDİ
192 EGE EYMEN YILMAZ 4F 14 4 12,67 6 6 4 7 3 6 2 3 1 4 1 3,67 1 2 0,33 34 19 27,67 34 19 27,67 345,667 YERLEŞEMEDİ
193 ENSAR GÜNDÜZ 4G 14 6 12 9 11 5,33 4 6 2 4 1 3,67 5 5 3,33 3 2 2,33 39 31 28,67 39 31 28,67 345,333 YERLEŞEMEDİ
193 OSMAN SAİD TÜRKELİ 4O 14 2 13,33 6 6 4 7 3 6 1 3 0 3 4 1,67 3 2 2,33 34 20 27,33 34 20 27,33 345,333 YERLEŞEMEDİ
193 AHMED YASİN KÜÇÜK 4A 14 6 12 6 11 2,33 7 3 6 1 4 -0,33 5 5 3,33 5 0 5 38 29 28,33 38 29 28,33 345,333 YERLEŞEMEDİ
196 MUHAMMET SIRAÇ NAKAŞ 4N 14 4 12,67 6 7 3,67 2 1 1,67 3 0 3 4 0 4 4 0 4 33 12 29 33 12 29 345 YERLEŞEMEDİ
197 YİĞİT ALİ ALP 4* 15 5 13,33 10 8 7,33 5 3 4 1 3 0 3 7 0,67 2 2 1,33 36 28 26,67 36 28 26,67 344,667 YERLEŞEMEDİ
198 HÜSEYİN ASAF HALİL 4I 14 6 12 9 11 5,33 3 7 0,67 3 2 2,33 8 2 7,33 1 0 1 38 28 28,67 38 28 28,67 344 YERLEŞEMEDİ
199 MUHAMMED YUSUF İŞİK 4N 14 5 12,33 5 3 4 4 5 2,33 4 1 3,67 4 5 2,33 4 1 3,67 35 20 28,33 35 20 28,33 343,667 YERLEŞEMEDİ
199 KAMİL ERDEM ASLIM 4J 14 6 12 7 8 4,33 5 5 3,33 1 3 0 5 5 3,33 5 0 5 37 27 28 37 27 28 343,667 YERLEŞEMEDİ
201 BERAT ELGİN 4E 13 6 11 10 10 6,67 5 5 3,33 2 3 1 5 3 4 2 2 1,33 37 29 27,33 37 29 27,33 343 YERLEŞEMEDİ
202 DENİZ ALİ YILDIZ 4E 13 7 10,67 6 10 2,67 5 5 3,33 4 1 3,67 5 5 3,33 5 0 5 38 28 28,67 38 28 28,67 342,667 YERLEŞEMEDİ
203 ABDULLAH KAN 4A 14 6 12 7 11 3,33 5 5 3,33 1 3 0 7 1 6,67 3 2 2,33 37 28 27,67 37 28 27,67 341,667 YERLEŞEMEDİ
204 BARLAS CAN 4D 13 7 10,67 5 12 1 3 7 0,67 5 0 5 8 2 7,33 5 0 5 39 28 29,67 39 28 29,67 341,333 YERLEŞEMEDİ
204 YUSUF GÜNG R 4U 15 3 14 7 9 4 4 5 2,33 4 1 3,67 4 6 2 2 3 1 36 27 27 36 27 27 341,333 YERLEŞEMEDİ
206 FAİK YILDIRIM 4G 16 3 15 4 14 -0,67 6 4 4,67 2 3 1 5 3 4 3 1 2,67 36 28 26,67 36 28 26,67 339 YERLEŞEMEDİ
207 ÖMER ASAF ORTAERİ 4P 15 5 13,33 9 8 6,33 3 6 1 3 2 2,33 3 7 0,67 3 2 2,33 36 30 26 36 30 26 338,667 YERLEŞEMEDİ
207 BİLAL AKİF TURAN 4E 14 0 14 2 1 1,67 3 0 3 2 0 2 3 0 3 3 0 3 27 1 26,67 27 1 26,67 338,667 YERLEŞEMEDİ
207 ÖMER SULTAN AYGÜN 4R 14 5 12,33 7 8 4,33 4 6 2 3 2 2,33 6 4 4,67 2 3 1 36 28 26,67 36 28 26,67 338,667 YERLEŞEMEDİ
210 ABDULLAH ATILGAN 4A 13 7 10,67 7 13 2,67 7 3 6 2 3 1 4 6 2 4 1 3,67 37 33 26 37 33 26 337,333 YERLEŞEMEDİ
210 SALİH BOSTAN 4R 18 1 17,67 4 0 4 4 4 2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 24,33 26 5 24,33 337,333 YERLEŞEMEDİ
212 MUHAMMED ERDEM GENÇ 4M 11 9 8 6 14 1,33 6 4 4,67 5 0 5 6 4 4,67 4 1 3,67 38 32 27,33 38 32 27,33 336 YERLEŞEMEDİ
213 AHMET ASAF TARI 4A 13 5 11,33 8 12 4 4 5 2,33 1 4 -0,33 6 4 4,67 4 1 3,67 36 31 25,67 36 31 25,67 334,667 YERLEŞEMEDİ
214 HASAN İPEK 4I 17 3 16 8 12 4 2 8 -0,67 4 1 3,67 2 1 1,67 0 0 0 33 25 24,67 33 25 24,67 333,333 YERLEŞEMEDİ
214 MİRAÇ EFE AK 4K 13 7 10,67 5 10 1,67 4 6 2 4 1 3,67 7 3 6 3 2 2,33 36 29 26,33 36 29 26,33 333,333 YERLEŞEMEDİ
214 ALİ KEREM ERİŞEN 4C 10 10 6,67 6 13 1,67 6 3 5 3 2 2,33 7 3 6 5 0 5 37 31 26,67 37 31 26,67 333,333 YERLEŞEMEDİ
214 HÜSEYİN YASİR BAYRAK 4I 14 5 12,33 5 8 2,33 6 4 4,67 5 0 5 1 2 0,33 0 0 0 31 19 24,67 31 19 24,67 333,333 YERLEŞEMEDİ
214 ÖMER ZORLU 4R 12 8 9,33 8 12 4 4 6 2 3 2 2,33 8 2 7,33 2 3 1 37 33 26 37 33 26 333,333 YERLEŞEMEDİ
214 OĞUZ KAĞAN ŞENER 4O 13 7 10,67 8 12 4 6 4 4,67 2 3 1 4 6 2 3 2 2,33 36 34 24,67 36 34 24,67 333,333 YERLEŞEMEDİ
220 SİRAC DÖNMEZ 4S 15 4 13,67 6 11 2,33 2 7 -0,33 3 2 2,33 6 2 5,33 3 2 2,33 35 28 25,67 35 28 25,67 332,667 YERLEŞEMEDİ
221 YUSUF TAHA ÇİFTÇİ 4V 11 6 9 4 11 0,33 6 4 4,67 2 3 1 7 3 6 5 0 5 35 27 26 35 27 26 332 YERLEŞEMEDİ
221 HAKAN KOÇAR 4H 13 7 10,67 9 7 6,67 3 7 0,67 0 5 -1,67 6 4 4,67 4 1 3,67 35 31 24,67 35 31 24,67 332 YERLEŞEMEDİ
221 HAMZA KÖKSAL 4H 11 6 9 4 7 1,67 6 2 5,33 2 2 1,33 4 3 3 5 0 5 32 20 25,33 32 20 25,33 332 YERLEŞEMEDİ
224 MEHMET EGE KARA 4K 11 6 9 6 8 3,33 9 1 8,67 2 0 2 0 0 0 0 0 0 28 15 23 28 15 23 330 YERLEŞEMEDİ
225 MUHAMMET EMİN YORGUN 4N 14 5 12,33 5 13 0,67 5 5 3,33 3 2 2,33 5 5 3,33 3 2 2,33 35 32 24,33 35 32 24,33 329,333 YERLEŞEMEDİ
226 MUHAMMED BUĞRA SERT 4N 14 5 12,33 5 7 2,67 4 5 2,33 1 3 0 4 4 2,67 4 1 3,67 32 25 23,67 32 25 23,67 328,333 YERLEŞEMEDİ
227 YUNUSALİ TARAKÇI 4T 14 5 12,33 2 2 1,33 2 2 1,33 1 0 1 7 1 6,67 2 1 1,67 28 11 24,33 28 11 24,33 328 YERLEŞEMEDİ
228 BERAT KAYAN 4E 11 9 8 8 9 5 5 5 3,33 1 4 -0,33 5 3 4 4 1 3,67 34 31 23,67 34 31 23,67 327,333 YERLEŞEMEDİ
229 ÖMER ONUR 4P 12 8 9,33 9 11 5,33 4 6 2 2 3 1 4 6 2 4 1 3,67 35 35 23,33 35 35 23,33 326,667 YERLEŞEMEDİ
230 MEHMET AKİF MEMİŞ 4K 15 5 13,33 10 10 6,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 3 7 0,67 3 2 2,33 34 36 22 34 36 22 325,333 YERLEŞEMEDİ
230 AHMET ALİ GÖKDUMAN 4A 18 2 17,33 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 21,33 23 5 21,33 325,333 YERLEŞEMEDİ
232 BÜNYAMİN ATALAR 4E 14 4 12,67 2 0 2 2 2 1,33 0 0 0 3 0 3 4 0 4 25 6 23 25 6 23 325 YERLEŞEMEDİ
232 YAKUPALİ HALİLOĞLU 4T 15 5 13,33 6 13 1,67 4 6 2 0 4 -1,33 4 6 2 5 0 5 34 34 22,67 34 34 22,67 325 YERLEŞEMEDİ
234 SALİH RECEP ALTINTAŞ 4R 10 3 9 5 5 3,33 4 1 3,67 1 3 0 4 1 3,67 3 0 3 27 13 22,67 27 13 22,67 324 YERLEŞEMEDİ
234 EMİR SALİH YOLCU 4G 14 5 12,33 3 13 -1,33 4 6 2 3 2 2,33 6 4 4,67 4 1 3,67 34 31 23,67 34 31 23,67 324 YERLEŞEMEDİ
236 AHMET TALHA AYDEMİR 4B 13 5 11,33 3 2 2,33 5 3 4 1 1 0,67 3 0 3 1 1 0,67 26 12 22 26 12 22 323,667 YERLEŞEMEDİ
237 ALPARSLAN AYVAZ 4D 13 7 10,67 6 14 1,33 3 7 0,67 4 1 3,67 4 6 2 5 0 5 35 35 23,33 35 35 23,33 322,667 YERLEŞEMEDİ
237 YUSUF AÇIKGÖZ 4T 14 5 12,33 10 7 7,67 3 7 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 19 20,67 27 19 20,67 322,667 YERLEŞEMEDİ
239 ALİ YAHYA DAVUT 4D 16 4 14,67 2 18 -4 3 7 0,67 3 2 2,33 6 4 4,67 5 0 5 35 35 23,33 35 35 23,33 321,333 YERLEŞEMEDİ
239 HASAN BASRİ OSKAY 4I 10 5 8,33 5 7 2,67 4 2 3,33 3 2 2,33 5 1 4,67 2 3 1 29 20 22,33 29 20 22,33 321,333 YERLEŞEMEDİ

NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KOCAELİ/İZMİT) TEST
Toplam Puan SONUÇİMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIF KABUL SINAVI KOD 246 Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Din K.ve A.B. Toplam



Sıralama Ad, Soyad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N
241 MUSTAFA ENES SADİ 4N 14 6 12 1 19 -5,33 5 5 3,33 2 3 1 9 1 8,67 4 1 3,67 35 35 23,33 35 35 23,33 320 YERLEŞEMEDİ
241 ÇINAR BERA KARATEKE 4E 12 7 9,67 9 11 5,33 1 9 -2 4 1 3,67 3 7 0,67 5 0 5 34 35 22,33 34 35 22,33 320 YERLEŞEMEDİ
243 EYMEN GÖKBUDAK 4G 14 6 12 11 9 8 3 7 0,67 1 4 -0,33 2 7 -0,33 1 4 -0,33 32 37 19,67 32 37 19,67 319,667 YERLEŞEMEDİ
244 MUHAMMED SAİD GELİR 4M 14 6 12 4 13 -0,33 7 3 6 2 3 1 3 7 0,67 2 3 1 32 35 20,33 32 35 20,33 318,667 YERLEŞEMEDİ
245 YUSUF EREN EKER 4U 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 3 2 2,33 3 7 0,67 3 1 2,67 33 36 21 33 36 21 318,333 YERLEŞEMEDİ
246 MUSTAFA TAHA KORAP 4O 13 5 11,33 5 4 3,67 0 0 0 0 0 0 6 2 5,33 0 0 0 24 11 20,33 24 11 20,33 316 YERLEŞEMEDİ
247 MİRAÇ EFE KARACA 4K 6 14 1,33 5 14 0,33 7 3 6 4 1 3,67 9 1 8,67 3 2 2,33 34 35 22,33 34 35 22,33 314,667 YERLEŞEMEDİ
247 EGE MERT KORKMAZ 4F 10 10 6,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 3 1 8 2 7,33 1 4 -0,33 33 37 20,67 33 37 20,67 314,667 YERLEŞEMEDİ
247 MUHAMMED ALİ DOĞAN 4L 10 9 7 7 8 4,33 5 5 3,33 2 3 1 4 6 2 3 2 2,33 31 33 20 31 33 20 314,667 YERLEŞEMEDİ
250 SELAHATTİN ENES CANT 4S 13 7 10,67 4 16 -1,33 4 6 2 1 4 -0,33 8 1 7,67 3 2 2,33 33 36 21 33 36 21 314,333 YERLEŞEMEDİ
251 UMUTCAN BOZ 4S 13 6 11 4 14 -0,67 4 6 2 3 2 2,33 4 6 2 4 1 3,67 32 35 20,33 32 35 20,33 313,333 YERLEŞEMEDİ
252 NUH MUHAMMED GÜVEN 4O 4 1 3,67 10 6 8 4 2 3,33 1 0 1 4 4 2,67 1 1 0,67 24 14 19,33 24 14 19,33 313 YERLEŞEMEDİ
253 EYMEN ALİ EKİNCİ 4G 12 8 9,33 5 11 1,33 5 5 3,33 3 2 2,33 4 6 2 2 3 1 31 35 19,33 31 35 19,33 312 YERLEŞEMEDİ
254 MUHAMMET YUSUF KADIO 4N 11 9 8 7 12 3 5 5 3,33 2 3 1 4 6 2 2 3 1 31 38 18,33 31 38 18,33 309,333 YERLEŞEMEDİ
254 RAYYAN HASAN 4R 17 3 16 3 10 -0,33 3 7 0,67 2 3 1 3 7 0,67 1 4 -0,33 29 34 17,67 29 34 17,67 309,333 YERLEŞEMEDİ
256 FAHRİ FİLİZ 4G 11 9 8 5 15 0 4 6 2 3 2 2,33 5 5 3,33 4 1 3,67 32 38 19,33 32 38 19,33 308 YERLEŞEMEDİ
256 KADİR GÜLER 4J 9 11 5,33 7 13 2,67 4 6 2 2 3 1 6 4 4,67 4 1 3,67 32 38 19,33 32 38 19,33 308 YERLEŞEMEDİ
258 MUHAMMED ŞİMŞEK 4M 12 8 9,33 5 15 0 4 6 2 3 2 2,33 4 6 2 3 2 2,33 31 39 18 31 39 18 305,333 YERLEŞEMEDİ
258 YUSUF PEÇE 4U 11 9 8 5 15 0 5 5 3,33 3 2 2,33 3 7 0,67 4 1 3,67 31 39 18 31 39 18 305,333 YERLEŞEMEDİ
260 ZAHİD BERAT BURUCU 4V 7 13 2,67 10 10 6,67 4 5 2,33 2 2 1,33 4 5 2,33 3 2 2,33 30 37 17,67 30 37 17,67 304,667 YERLEŞEMEDİ
261 YAVUZ SAMİ UZAR 4T 10 8 7,33 4 13 -0,33 4 6 2 4 1 3,67 5 5 3,33 3 2 2,33 30 35 18,33 30 35 18,33 304 YERLEŞEMEDİ
262 İSMAİL EYMEN DÜLGER 4J 9 11 5,33 9 9 6 3 7 0,67 2 3 1 5 5 3,33 1 4 -0,33 29 39 16 29 39 16 300 YERLEŞEMEDİ
263 BEHLÜL AZİZ DUMAN 4E 9 9 6 5 7 2,67 4 6 2 1 4 -0,33 6 4 4,67 2 3 1 27 33 16 27 33 16 298,667 YERLEŞEMEDİ
264 YUSUF MİRZA BİNA 4Z 12 8 9,33 4 16 -1,33 4 6 2 1 4 -0,33 4 6 2 4 1 3,67 29 41 15,33 29 41 15,33 296 YERLEŞEMEDİ
265 ARDA BERK TARIM 4D 9 9 6 6 14 1,33 4 6 2 3 2 2,33 4 5 2,33 2 3 1 28 39 15 28 39 15 294,333 YERLEŞEMEDİ
266 MUHAMMED TALHA ERKUL 4M 9 11 5,33 7 13 2,67 5 5 3,33 2 3 1 4 6 2 1 4 -0,33 28 42 14 28 42 14 293,333 YERLEŞEMEDİ
266 ZİMAM ABDULLAH 4V 4 16 -1,33 8 12 4 3 7 0,67 2 3 1 9 1 8,67 4 1 3,67 30 40 16,67 30 40 16,67 293,333 YERLEŞEMEDİ
268 ERTUĞRUL DEMİR 4G 10 10 6,67 6 12 2 5 3 4 0 5 -1,67 3 6 1 2 3 1 26 39 13 26 39 13 291,667 YERLEŞEMEDİ
269 ALİ OSMAN PAŞAOĞLU 4C 12 6 10 3 9 0 3 5 1,33 1 2 0,33 4 6 2 1 4 -0,33 24 32 13,33 24 32 13,33 291,333 YERLEŞEMEDİ
270 HASAN HÜSEYİN ÜNAL 4I 8 12 4 4 16 -1,33 4 6 2 3 2 2,33 6 4 4,67 4 1 3,67 29 41 15,33 29 41 15,33 290,667 YERLEŞEMEDİ
270 EYMEN EVCE 4G 10 8 7,33 6 13 1,67 3 7 0,67 2 3 1 4 6 2 2 3 1 27 40 13,67 27 40 13,67 290,667 YERLEŞEMEDİ
272 AHMET FURKAN TURAN 4B 13 7 10,67 5 14 0,33 2 8 -0,67 1 4 -0,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 27 42 13 27 42 13 289,333 YERLEŞEMEDİ
272 MUSTAFA EREN AVCI 4* 8 12 4 5 15 0 5 5 3,33 2 3 1 6 4 4,67 2 3 1 28 42 14 28 42 14 289,333 YERLEŞEMEDİ
274 ALİ HAMZA MENCİK 4C 9 10 5,67 4 10 0,67 5 5 3,33 2 3 1 2 6 0 3 2 2,33 25 36 13 25 36 13 288,667 YERLEŞEMEDİ
275 MUHAMMED ENES DOĞAN 4M 14 6 12 5 15 0 1 9 -2 1 4 -0,33 4 6 2 2 3 1 27 43 12,67 27 43 12,67 288 YERLEŞEMEDİ
276 MERT KAVAKLI 4K 9 11 5,33 5 15 0 5 5 3,33 3 2 2,33 3 7 0,67 2 3 1 27 43 12,67 27 43 12,67 286,667 YERLEŞEMEDİ
277 İZZETTİN HÜSNÜ UÇKAN 4J 7 13 2,67 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 3 1 3 7 0,67 4 1 3,67 27 43 12,67 27 43 12,67 285,333 YERLEŞEMEDİ
278 BİLAL TAHA KILIÇ 4E 9 8 6,33 4 11 0,33 5 5 3,33 2 3 1 4 5 2,33 0 5 -1,67 24 37 11,67 24 37 11,67 285 YERLEŞEMEDİ
279 YİĞİT HAMZA SEYHAN 4T 8 12 4 8 12 4 1 9 -2 1 4 -0,33 5 5 3,33 4 1 3,67 27 43 12,67 27 43 12,67 284 YERLEŞEMEDİ
279 KADİR BOZKIR 4J 12 5 10,33 2 4 0,67 0 3 -1 0 3 -1 2 1 1,67 1 1 0,67 17 17 11,33 17 17 11,33 284 YERLEŞEMEDİ
281 MUHAMMED HALİL DOĞAN 4M 13 5 11,33 3 11 -0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 10,67 16 16 10,67 282,667 YERLEŞEMEDİ
281 MUSTAFA SEZER 4O 9 10 5,67 5 11 1,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 5 5 3,33 2 3 1 25 40 11,67 25 40 11,67 282,667 YERLEŞEMEDİ
283 BURAK AYAZ ADSAY 4E 7 8 4,33 2 3 1 2 5 0,33 1 3 0 4 1 3,67 3 1 2,67 19 21 12 19 21 12 281,667 YERLEŞEMEDİ
283 TALHA ERGAL 4S 7 12 3 4 14 -0,67 4 5 2,33 2 3 1 4 3 3 4 1 3,67 25 38 12,33 25 38 12,33 281,667 YERLEŞEMEDİ
285 AHMET YUSUF USTA 4C 8 12 4 3 4 1,67 2 7 -0,33 3 2 2,33 4 6 2 3 2 2,33 23 33 12 23 33 12 281,333 YERLEŞEMEDİ
286 ÖMER ÖZCAN 4P 8 9 5 9 7 6,67 0 10 -3,33 1 4 -0,33 2 8 -0,67 3 2 2,33 23 40 9,67 23 40 9,67 277,333 YERLEŞEMEDİ
287 AHMET EREN ADSIZ 4B 8 12 4 6 14 1,33 4 5 2,33 3 2 2,33 2 6 0 1 4 -0,33 24 43 9,67 24 43 9,67 276,667 YERLEŞEMEDİ
288 ENSAR CİHAT YURTTAŞ 4F 9 11 5,33 9 11 5,33 1 9 -2 2 3 1 3 7 0,67 0 5 -1,67 24 46 8,67 24 46 8,67 274,667 YERLEŞEMEDİ
289 YAHYA AKYILDIZ 4T 10 9 7 2 2 1,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 8,33 12 11 8,33 273,333 YERLEŞEMEDİ
289 MEHMET YILDIRIM 4K 7 13 2,67 7 13 2,67 4 6 2 2 3 1 2 8 -0,67 2 3 1 24 46 8,67 24 46 8,67 273,333 YERLEŞEMEDİ
291 ALİ KAAN ALKAN 4C 11 9 8 8 12 4 1 9 -2 1 3 0 2 8 -0,67 0 5 -1,67 23 46 7,67 23 46 7,67 273 YERLEŞEMEDİ
292 HAMZA YILDIZ 4I 7 8 4,33 4 10 0,67 2 4 0,67 2 3 1 2 4 0,67 2 2 1,33 19 31 8,67 19 31 8,67 271,667 YERLEŞEMEDİ
293 SİNAN EFE TOY 4S 5 7 2,67 3 6 1 4 4 2,67 0 1 -0,33 3 5 1,33 0 1 -0,33 15 24 7 15 24 7 267,333 YERLEŞEMEDİ
294 YUNUS REŞAT YAĞCI 4V 10 10 6,67 1 5 -0,67 1 1 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 6,67 12 16 6,67 266,667 YERLEŞEMEDİ
295 MUHAMMED ALİ BAYRAK 4L 7 12 3 5 15 0 4 6 2 1 4 -0,33 2 8 -0,67 3 2 2,33 22 47 6,33 22 47 6,33 264 YERLEŞEMEDİ
295 ALİ EYMEN TERZİOĞLU 4C 8 6 6 3 14 -1,67 3 7 0,67 2 3 1 4 6 2 0 5 -1,67 20 41 6,33 20 41 6,33 264 YERLEŞEMEDİ
297 ZEYNEL AKARSU 4V 8 12 4 2 17 -3,67 3 7 0,67 4 1 3,67 3 7 0,67 2 3 1 22 47 6,33 22 47 6,33 260 YERLEŞEMEDİ
298 AHMETCANER DEMİRALAY 4C 4 10 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 3 1 5 5 3,33 1 4 -0,33 19 45 4 19 45 4 252 YERLEŞEMEDİ
299 ÖMER ASAF DEMİR 4O 5 13 0,67 5 15 0 2 8 -0,67 0 5 -1,67 4 6 2 1 1 0,67 17 48 1 17 48 1 243 YERLEŞEMEDİ
300 ALİ OSMAN DİZDAR 4C 5 15 0 5 15 0 2 8 -0,67 2 3 1 2 8 -0,67 0 5 -1,67 16 54 -2 16 54 -2 233,333 YERLEŞEMEDİ
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